administration@stele-medias.com

De: Thériault, Marc <marc.theriault@tc.tc>

Envoyé: 30 janvier 2023 15:25

A: administration@stele-medias.com

Cc: Poulin, Lyne; Ouellet, Gérald; Gauthier, Annie-Claude
Objet: RE: facture

Bonjour,

Nous avons présentement un probléme avec le rapport habituel, voici donc I'information sous une autre forme,
mais tout y est.

Bonne soirée !

Parution #Pages | Quantité | Tonnage en Kg |
STEL 2022-01-12 8 8490 182,86
STEL 2022-01-19 8 16 720 360,13
STEL 2022-01-26 8 8490 182,86
STEL 2022-02-02 12 7890 254,91
STEL 2022-02-09 8 8490 182,86
STEL 2022-02-16 8 16 720 360,13
STEL 2022-02-23 8 8 490 182,86
STEL 2022-03-02 8 7890 169,94
STEL 2022-03-09 8 7670 165,20
STEL 2022-03-16 8 13 400 288,62
STEL 2022-03-23 8 7 660 164,99
STEL 2022-03-30 8 7160 154,22
STEL 2022-04-06 8 7660 164,99
STEL 2022-04-13 8 13400 288,62
STEL 2022-04-20 8 7660 164,99
STEL 2022-04-27 8 7160 154,22
STEL 2022-05-04 8 7620 164,12
STEL 2022-05-11 8 14 000 301,54
STEL 2022-05-18 8 8 220 177,05
STEL 2022-05-25 8 7760 167,14
STEL 2022-06-01 8 8 220 177,05
STEL 2022-06-08 8 14 000 301,54
STEL 2022-06-15 8 8 160 175,76
STEL 2022-06-22 8 7760 167,14
STEL 2022-06-29 8 8 160 175,76
STEL 2022-07-06 8 14 310 308,22
STEL 2022-07-13 8 8 160 175,76
STEL 2022-08-03 8 7760 167,14
STEL 2022-08-10 8 8 160 175,76
STEL 2022-08-17 8 14 300 308,00
STEL 2022-08-24 8 8 160 175,76
STEL 2022-08-31 8 7760 167,14
STEL 2022-09-07 8 8 140 175,32
STEL 2022-09-14 8 14 300 308,00
STEL 2022-09-21 12 8 140 262,99
STEL 2022-09-28 8 7760 167,14
STEL 2022-10-05 8 8 140 175,32
STEL 2022-10-12 8 14 300 308,00
STEL 2022-10-19 8 8 140 175,32
STEL 2022-10-26 8 7760 167,14
STEL 2022-11-02 8 8 220 177,05




STEL 2022-11-09 8 14 370 309,51
STEL 2022-11-16 8 8220 177,05
STEL 2022-11-23 8 7840 168,86
STEL 2022-11-30 8 8220 177,05
STEL 2022-12-07 8 14 370 309,51
STEL 2022-12-14 12 8 220 265,57
STEL 2022-12-21 8 7840 168,86
Total 10 199,95 kg

De : Thériault, Marc

Envoyé : 30 janvier 2023 10:13

A : administration@stele-medias.com

Cc : Poulin, Lyne <lyne.poulin@tc.tc>; Ouellet, Gérald <gerald.ouellet@tc.tc>; Gauthier, Annie-Claude <annie-
claude.gauthier@tc.tc>

Objet : RE: facture

Bonjour,
Je m’en occupe aujourd’hui sans faute.

Marc

De : Poulin, Lyne <lyne.poulin@tc.tc>

Envoyé : 30 janvier 2023 10:09

A : Ouellet, Gérald <gerald.ouellet@tc.tc>; Thériault, Marc <marc.theriault@tc.tc>
Cc : administration@stele-medias.com

Objet : RE: facture

Bonjour Messieurs,
Merci de répondre a notre client (voir la demande ici bas)

Merci et bonne journée
Iyne ﬂj;pufz'n

Département facturation
T: 514-355-4135 ext 274203

tC Ll P tc ¥ e e t': il
10807 rue Mirabeau

Montréal, Québec , H1J 1T7
www.tc.tc

De : administration@stele-medias.com <administration@stele-medias.com>
Envoyé : 30 janvier 2023 10:07

A : Poulin, Lyne <lyne.poulin@tc.tc>

Objet : RE: facture

Courriel externe : Faites preuve de prudence en ce qui a trait aux liens et aux piéces jointes. | External email: Use caution|

Merci pour la facture.

J'aurais besoin de tonnage de 2022 svp.



Merci
San

De : Poulin, Lyne <lyne.poulin@tc.tc>
Envoyé : 25 janvier 2023 13:17

A : administration@stele-medias.com
Objet : facture

Merci et bonne journée

I}me gj(;uft'ﬂ

Département facturation
T: 514-355-4135 ext 274203
tc * M tC W e t': il

10807 rue Mirabeau
Montréal, Québec , H1J 1T7
MailScanner soupconne le lien suivant d'étre une tentative de fraude de la part de

"can01.safelinks.protection.outlook.com" www.tc.tc




